Fowsongis o Bowifbea Valtnre - s Bradlans

GAUDIANO DI LAVELLO

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: . El; G.H’s 2813 | Delibera n° 99106

Oggetto: Rimborso spese processuali verso ricorrenti — avv. Grazia Rapone — sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Potenza N. 133/02/2016, per I’importo pari ad

€ 198,46. Impegno di spesa e Liquidazione.

IL. COMMISSARIO STRAORDINARIO

del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n° 33/2001 “Norme in materia di bonifica integrale™;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 268 del 10/03/2014 con la quale ¢ stato conferito
I’incarico di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di Basilicata all’Avv.

Giuseppe Musacchio;
PREMESSO:

CHE per il ruolo anni 2011-2012 la ditta ricorrente «Carnevale Andrea”, difesa dall’avv.
Grazia Rapone, ha ottenuto, con sentenza n. 133/02/2016 del 10/02/2016, I’accoglimento del

ricorso proposto;

CHE la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza oltre che all’accoglimento del ricorso
e, per effetto, I’annullamento della Cartella di Pagamento, ha condannato il Consorzio al

rimborso delle spese processuali del ricorrente per ’importo di € 170,00 oltre C.P.A. ed

CIV.A

CHE con nota del 06/07/2016 registrata al n. 2452 del prot. consortile I’avv. Grazia Rapone
comunicava con Nota Pro Forma il pagamento delle spese legali, per I'importo complessivo

pari ad € 198,46;
RITENUTO doveroso rimborsare la somma di € 198,46 all’ Avv. Grazia Rapone;

ACQUISITO il parere favorevole del Dir. Amministrativo Dott. Fileno Pennacchio;
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DELIBERA

1. di DARE ATTO che la premessa ¢ parte integrante ¢ sostanziale del presente

provvedimento;

7 di IMPEGNARE la somma complessiva di € 198,46 nell’U.P.B. 290 cap. 1 del bilancio di

esercizio per I’anno 2016;

3. di RIMBORSARE e PAGARE all’avv. Grazia Rapone la somma di € 198,46, a mezzo
bonifico bancario, alle seguenti coordinate:

IBAN: IT 89U 05787 42101 024570110972 — Bancapulia, filiale di Melfi;
4. di AUTORIZZARE i funzionari preposti alla redazione degli atti consequenziali;
5 di DARE ATTO che il presente deliberato & immediatamente esecutivo;

6. di DARE ATTO che la presente delibera, ai sensi dell’art. 26 ella L.R. n® 33/2001, non ¢
soggetta al controllo preventivo di legittimita e merito, né a quello successivo di
legittimita; per cui ¢ da ritenersi eseguibile e verra trasmessa alla Regione Basilicata

qualora la richieda per Pattivita di controllo;

11 Commissario Styagrdinario
(Avv. Giuseppe Pio MIUSACCHIO)
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Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che & stato assunto impegno

contabile n\‘l/’of{{ Cap. UPB %?‘7( / q , ¢ per quanto concerne la regolarita
O

contabile esprime parere HNIC VY &

Data G-10-% (6 11 Funzjonario
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VISTO: 11 §dgo Settore TO: 1l Dirigente
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; l Consorzio di Bonifica Vulture-Alto Bradano <catastotributicvab@gmail.com>

Rlchlesta nota o fattura.

grazmrapone@hbero it <graZ|arapone@I|bero |t> 6 settembre 2016 12 52
Rispondi a: "graziarapone@libero.it" <graziarapone@libero.it>
A: Ufficio Catasto e Tributi <catastotributicvab@gmail.com>

Riscontro la Sua nota per comunicare che le informazioni richieste sono state trasmesse con nota emiail, di seguito
riportata del 06.07.2016. Resto in attesa le@W& SIGlgaiie A;';ﬁgryartsh documentazione.

cordiali saluti

R: Re: liquidazione

PROTOCOLLO N, iﬂgﬁb

£

Da: graziarapone@libero.it (graziarapone@libero.it) = 06 lug 2016 - 23:54 wen

A: "Ufficio Catasto e Tributi"<catastotributicvab@gmail.com>

Riscontro la Sua nota e ringraziandoLa, giusta richiesta, trasmetto di seguito nota pro-forma relativa alla procedura
Camevale Andrea:

onorario € 135,00
spese generali € 20,25
cap 4% € 6,21
spese esenti € 35,00
bollo su fattura € 2,00
198,46

Relativamente alla procedura ditta Sportiello Lucia, gradirei sapere se & stato messo in pagamento anche il capitale
liguidato in sentenza e non ancora rimborsato alla mia assistita.

La ringrazio ed in attesa di liquidazione, La saluto cordialmente
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----Messaggio originale----

Da: "Ufficio Catasto e Tributi” <catastotributicvab@gmail.com>
Data: 04/07/2016 11.43

A: "graziarapone@libero.it"<graziarapone@libero.it>

Ogg: Re: liquidazione

In riferimento alla richiesta e-mail del 26/06/20186, registrata al n. prot. consortile 1592, chiediamo,
relativamente alla procedura ditta Carnevale Andrea, fattura pro-forma con l'importo totale da pagare.

Per quanto riguarda le ditte Sportiello Lucia e Soc. Agricola Pado il pagamento delle spese di lite é stato
deliberato con atto commissariale rispettivamente n. 133/2016 e 029/2016.

Per informazioni circa I'effettiva liquidazione prego contattare I'Ufficio Contabilita al n. tel. 0972 82827.

Cordiali saluti.

Nicola Camardella

—--Messaggio originalg-—-

Da: "Ufficio Catasto e Tributi" <catastotributicvab@gmail.com>
Data: 06/09/2016 11.20

A: "Grazia Rapone"<graziarapone@libero.it>

Ogg: Richiesta nota o fattura.

[Testo tra virgolette nascosto]

hitna-/imail aooale.com/mail (w0/?ui=28ik=fdc 1c2149f&view= pt&search=inbox&msg= 156ff20f4b8f9443&siml=156ff20f4b8f9443

22




o

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio
ATTESTA

Che la presente delibera commiséariale n°® 206 dello 04/10/2016 viene affissa all’ albo pretorio
consortile il 04/10/2016;

IE‘ Che, in guanto atto non soggetto a controllo, &€ immediatamente eseguibile dalla data di

pubblicazione, secondo quanto disposto dall’art. 26, punto 4, L.R.B. n. 33/01 e art. 48, 4°
comma, Statuto ; ‘

[J Che, in quanto atto soggetto a controllo pfeventivo di leqittimita e di merito, esplichera i

suoi effetti successivamente all'approvazione della" Giunta Regionale di Basilicata, secondo
quanto disposto dall’art. 26 , punto 6, L.R.B. n.33/01 e art, 48, 3° comma, Statuto;

@’ Che é stata pubblicata all’Albo Pretorio 04/10/2016 al 07/10/2016

La presente delibera viene trasmessa il ................oiis ‘prqt. Mo alla Regione
Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell’ art. 26 della L.R.

n.33 del 06.09.2001:

1) Per il controllo preventivo di legittimita e merito,
2) Per il controllo successivo di legittimita

3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, & conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile




